: ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.173 DEL 22/02/2016

SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO

(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG ZAD1891AE1 - Aumento di potenza elettrica presso struttura in Comune
di Badesi

La presente Determinazione

€ soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L.
R. 10 /2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.
2 di Olbia

Dal 22/02/2016 | Al 08/03/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione




ASLOlbia

VISTA

PREMESSO CHE

CONSIDERATO CHE

RITENUTO
DATO ATTO

VISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell’11/09/2015;

dietro diverse segnalazioni dal Servizio Veterinario in Badesi, attraverso le quali
veniva lamentato il continuo distacco della corrente elettrica a fronte dell’accensione
dei dispositivi elettrici unitamente al sistema di climatizzazione, dopo sopralluoghi e
verifiche compiute dal Servizio Tecnico, & necessario richiedere all’attuale gestore del
servizio elettrico un adeguamento della potenza da impegnare a servizio della
struttura;

- questa Azienda con deliberazione n°97 del 27/01/2015 ha aderito alla Convenzione
Consip “Energia elettrica 12” con aggiudicatario Gala spa con sede legale in Roma;

- in data 19.01.2016 a mezzo mail, & stata richiesta a Gala spa la modifica della
fornitura “altri usi” per 'aumento di potenza erogata;

- in data 16.02.2016 si & ricevuto il preventivo per 'aumento di potenza che ammonta
a € 168.37 oltre IVA al 22% (all.to 1);

di dover provvedere in merito;

che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, € stato acquisito dall’Autorita di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice CIG ZAD1891AE1;

il D. Lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Gala spa — Roma, per 'aumento di potenza
elettrica da effettuarsi presso la struttura in Comune di Badesi, Loc. Li Casi D’ligno, per un importo
complessivo di € 168,37 oltre IVA al 22%;

- diimputare la spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO

AUTORIZZ. CONTO (IVA

INCLUSA)

2016 UA2_TEC 1 A506020101 energia 205,41
elettrica

- di comunicare copia del presente atto alla ditta Gala spa per i successivi adempimenti.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro


https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=25762519
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servizio.tecnico@aslolbia.it

Da: "assistenza" <assistenza@gala.it> P_osta ar 16/02/16 17:25
Inviata:
A: <servizio.tecnico@aslolbia.it> Priorita: Normale
Oggetto: preventivo Tipo: Testo Con Allegati

Allegati: == preventivo badesi.pdf 63.9 kb

Gentile Cliente,

riscontriamo la Vostra richiesta per sottoporVi il preventivo n.113229448 emesso dal
Distributore Locale.

Per il proseguimento dell’attivita, restiamo in attesa dell’accettazione formale del
suddetto preventivo, a cui seguira 'emissione della nostra fattura.

Nel caso in cui alla pratica sia stato attribuito un CIG, Vi preghiamo di darcene
evidenza.

I1 CIG comunicato verra inserito in fattura.

Si richiede inoltre I'indicazione del codice CUU, se soggetti all’obbligo della fatturazione
elettronica.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e/o
chiarimento.

Distinti saluti.

Assistenza Clienti

=XPO

MILANO 2015

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

Official Green Energy Suppi

https://webmail.aslolbia.it/index.php 17/02/2016
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GALA S.p.A.

Via Savoisg, 43

00198 Roma (RM) ltaly
Numero Verde 800.97.33.66
Fax +39 06 98230961
E-mail: assistenza@gala.it

Chi riceve il presente messaggio é tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso €
pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilita connesse all'indebito utilizzo
e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare I'originale e distruggere
le varie copie o stampe.

The receiver of this message is required to check if he/she has received it erroneously. If so, the receiver is
requested to immediately inform the sender ond in consideration of the responsibilities arising from undue use
and/or disclosure of the message and/or the information contained therein - destroy the original message and any
copy or printout thereof.

https://webmail.aslolbia.it/index.php 17/02/2016
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GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
UPG - Zona Sassar-Olbia
Casella postale 5555 - B5100 POTENZA
fax BOO 046 674
Spett.le
GALA S.P.A.
VIA PIETRO BORSIERI, 20
00195 ROMA

Sassari-Olbia, 02/02/2016 ITOD1E99350767

Oggetto: Richiesta modifica fornitura per altri usi in bassa tensione pervenuta il 19/01/2016.
Ubicazione del punto di prelievo: A.S.L N 2 LOCALE 2 - VIA LI CASI D'IGNO’, SN - 07030
BADESI

Potenza in franchigia attuale: & kW

Potenza disponibile attuale: 5 kW

Potenza disponibile richiesta: 6.6 kW

Numero Presa: 9055108017190

Codice POD: ITO01E99350767

Codice di rintracciabilita: 113229448.

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa & pari a
168.37 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.
Il pagamento dell'importo di cui sopra, che avverra secondo le modalita della Convenzione
EDI, costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento. Per
dare corso alla prestazione & necessario che ci pervenga la formale accettazione del
preventivo, attraverso i canali in atto per le richieste inerenti la connessione.
Resta inteso che procederemo con 'emissione della relativa fattura e I'avvio della
prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto I'accettazione del presente preventivo.
In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validita del preventivo,
considereremo annullata la richiesta.
Distinti saluti.

STEFANO CATTANEO

IL RESPONSABILE

Elenco dei documenti inviati in allegato:

documentazione di dettaglio preventivo

ASL?2

B Us 2016/6191 del 17/02/2016 ore

Mitt EMEL
Ass Servizio Tecnico

O

Enel Distribuzione SpA — Societa con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I.
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Eurc 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
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Distribuzione
GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
UPG - Zona Sassari-Olbia

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA
fax BOO 046 674

Preventivo di spesa n. 113229448 relativo alla richiesta di modifica fornitura per altri usi in
bassa tensione del 19/01/2016. Ubicazione del punto di prelievo: A.S.L N 2 LOCALE 2 - VIA
LI CASI D'IGNO’, SN - 07030 BADESI.

Potenza in franchigia attuale: 5§ kW
Potenza disponibile attuale: 5 kW
Potenza disponibile richiesta: 6.6 kW
Numero presa: 9055108017190
Codice POD: ITO01E99350767
Codice di rintracciabilita: 113229448

L'importo complessivo & di 138.01 € + IVA 22%, ed & costituito dalle seguenti componenti di
costo, ai sensi della Delibera dell'Autorita per I'Energia Elettrica e del Gas ARG/elt n. 199/11
e successive modificazioni:

Componenti di Costo

Corrispettivi per modifica fornitura per altri usi in bassa tensione:

Quota Potenza (Euro/kW 69.3600 x 1.6 KW)i....coocvvveeee 110.98 €

Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativii.................... 27.03 €
Imponibile IVA netto:........c........... 138.01 €

£ L7 I — 30.36 €

TOTALE: T = s 168.37 €

Il preventivo formulato sara valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potra essere
suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti
Autorita.

Il tempo massimo previsto per I'esecuzione dei nostri lavori & di 5 giorni lavorativi, al netto
dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale & stimato un tempo di giorni O.

L'esecuzione della prestazione & pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;

- comunicazione dell’'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni,
autorizzazioni servitu a cura del cliente finale.

Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato, sara
corrisposto l'indennizzo automatico pari a 70.00 €, come previsto dalla Delibera dell'Autorita
per l'energia elettrica ed il gas ARG/elt n. 198/11.

Enel Distribuzione SpA — Societa con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.l.
05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA



