: ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.956 DEL 18/12/2014

SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO

(firma digitale apposta)

OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per fornitura etichette adesive —
affidamento in economia ex art.125 c.11 d.lgs. n°163/2006

La presente Determinazione

€ soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006

viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L.
R. 10 /2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.
2 di Olbia

Dal 18/12/2014 | Al 02/01/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione




Servizio Tecnico

ASLOlbia

VISTA

CONSIDERATO

DATO ATTO

VISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013
attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e
strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

- che si rende necessario provvedere alla fornitura di etichette adesive per
finestre, recanti divieto di apertura, da applicare negli infissi in varie strutture
Aziendali;

- che in ragione dellimporto dell’intervento, si ritiene opportuno ricorrere
all‘art.125 c.11 ultimo capoverso, con affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;

- che a seguito di richiesta di preventivo di spesa (all.to 1) inoltrato alla Ditta
Altergrafica Pubblicita, Via Canova, 5, 07026 Olbia (all.to 2), la stessa ha
prodotto offerta per un valore complessivo di € 220,00 oltre IVA al 22% ;

che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, € stato acquisito
dall’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice CIG ZB0124FB4B;

il D. Lgs. n.163/2006;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Altergrafica Pubblicita, Olbia per la
fornitura di etichette adesive per finestre, recanti divieto di apertura, per un importo
complessivo di € 220,00 oltre IVA al 22%;

- diimputare la somma complessiva pari a € 268,40 IVA al 22% inclusa sul conto n. 0501030501
“acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni” dell’esercizio finanziario

2014,

- di comunicare copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del
legale rappresentante di essa in luogo del contratto;

- di liquidare la spesa della fornitura, dietro apposizione sulla fattura della Ditta del visto di
regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro
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. Altergrafica Commerciale

" <nando.altergrafica@gmail.com>

Page 1 of 1

siusai@aslolbia.it

Posta 1 26/11/14 10:07
Inviata:

A: siusai@aslolbia.it

Priorita: Normale

Oggetto: Re: Richiesta preventivo etichette adesive

. HTML/Testo Con

TP slegnt

Silvana buongiomno.
Le proponga la nostra migliore offerta per:

In attesa di una gradita conferma d'ordine Vi salutiamo cordialmente

Nando Scalamandré
responsabile commerciale
0789.58786

Il giorno 24 novembre 2014 09:34, <siusai@aslolbia.it> ha scritto:

e N. 1000 etichette adesive f.to cm 11 X 8 stampate come da vostra richiesta esclusa posa in opera in
loco€. 220 + iva (22%);

Buongiorno, a seguito della sottomissione Vs preventivo di spesa per N. 1000 etichette adesive f.toc cm 11 X 8
stampate come da vostra richiesta con posa in opera in loco € 1.235 + iva (22%);

si richiede venga formulatop senza la posa in opera.

Grazie.
cordiali saluti
Silvana Usai

On gio 13/11/14 19:47 , Altergrafica Commerciale <nando.altergrafica@gmail.com> wrote:

> Silvana buonasera.Le comunico la nostra migliore offerta per:
> *N. 1000 etichette adesive f.to cm 11 X 8 stampate come da vostra
> richiesta con posa in opera in loco € 1.235 + iva (22%)

>

. > |n attesa di una gradita conferma d&#39;ordine

> Cordiali saluti

> Nando Scalamandréresponsabile commerciale0789.58786

> || giorno 30 ottobre 2014 12:18, ha scritto:
> Buongiorno,

>

si allega nota con richiesta preventivo,

- > come da oggetto.

>

Si resta in attesa di cortese, quanto

> celere riscontro.

>

VVVVVYV

Cordiali saluti.
L&#39;Assistente Tecnico

Geom. Silvana Usai

https://webmail.aslolbia.it/index.php

2 6 NOV 2014

26/11/2014



Dipartimento Amministrativo Servizio Tecnico
_P ASLOlbia

Prot. n° PG.2014. [G14% Olbia, 30/10/2014

ALTERGRAFICA PUBBLICITA'
V. Canova 5 - 07026 - Olbia (OT)
Tel: 0789 58786 | Fax: 0789 58786

E-mail: nando.altergrafica@gmail.com

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO ETICHETTE ADESIVE.

Si richiede venga formulato preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di N. 1000

etichette adesive per finestre, dimensioni cm 11x8, riportanti la dicitura:

coorerosso —» |  PER MOTIVI DI SICUREZZA
i e per il corretto funzionamento
Colore nero - . . L.
dell'impianto di condizionamento
e vietato aprire la finestra
\
Distinti Saluti
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
uro
SU
WWW_aS|O|bia it Sede Legale e Direzione Generale Servizio Tecnico
P.IVA 01687160901 Via Bazzoni Sircana, 35 07026 Olbia Via Bazzoni Sircana, 2 - 1° piano 07026 Olbia
Tel. 0789/552339 Tel. 0789.552317 — 345 — 395 - 396
Fax 0789/552329 Fax 0789/646127

e-mail servizio.tecnico@aslolbia.it



